19/12/23, 19:03 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Fwd: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6

Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 21/11/2023 7:14

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Marcela Manrique Castro <mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>

ﬂJ 1 archivos adjuntos (756 KB)
POLIZA CU-101139838-11.pdf;

Buenos dias estimados, agradezco por favor su acostumbrada colaboracidn en la revision de la pdliza correspondiente a la Gltima modificacion de la
orden de compra 92940 de 2022.
De estar aprovada agradezco su cargue en el botén de transparencia junto con los documentos que soportan la modificacion.

Cordial saludo

Obtener Outlook para iOS

De: Ing. Diego Andrés Pulido Gomez <ingenieria.diseno@solger.com.co>

Enviado: Friday, November 10, 2023 8:48:39 AM

Para: Jholman Alexis Ulloa Avila <jaulloa@alcaldiabogota.gov.co>; Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Fwd: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6

Cordial saludo

Ingeniero Jholman, le comparto poliza actualizada con las fechas de la prorroga. Quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias por su tiempo y feliz dia.

-------- Mensaje Original --------

Asunto: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6

Fecha: 2023-11-03 15:18
De: Adriana Alejandra Quintero Lopez <ejecutivocumplimiento@gonseguros.com.co>

"ingenieria.diseno@solger.com.co" <ingenieria.diseno@solger.com.co>
Cc: SANDRA APONTE <sandra.aponte@gonseguros.com.co>

Estimados buen dia,
Adjunto enviamos anexo modificatorio solicitado.
Quedamos atentos a sus importantes comentarios.

Cordialmente;

De: DIEGO ESCOBAR <amp2002021@gmail.com>

Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 5:45

Para: Adriana Alejandra Quintero Lopez
<ejecutivocumplimiento@gonseguros.com.co>; SANDRA APONTE
<sandra.aponte@gonseguros.com.co>

Cc: diegoescobar@ingevalle.com <diegoescobar@ingevalle.com>;

Asunto: Fwd: Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Orden de compra 92940 revisada

Buenos dias

Solicitamos la modificacién de la pdéliza de cumplimiento, cambid el
plazo y se amplia hasta Diciembre 31 de 2023, adjunto OC 92940
modificada

Cordialmente

GERARDO ALZATE

---------- Forwarded message ---------
De: Colombia Compra Eficiente

<do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>
Date: mar, 31 oct 2023 a la(s) 13:25
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19/12/23, 19:03 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Subject: Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. Orden
de compra 92940 revisada
To: <amp2002021@gmail.com>

Proporcionado por

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. ORDEN DE
COMPRA 92940 REVISADA

Resumen de la orden

Fecha

31/10/23

Total de la orden de compra
1.444.177.904,55 COP
Términos de envio

Segun el acuerdo marco
Términos de pago

Segun el acuerdo marco
Contacto

Mario Alberto Chacén Castro
machacon@alcaldiabogota.gov.co

Detalles de las o6rdenes a continuacidn
ADMINISTRE SUS PEDIDOS Y MAS CON COUPA
PERSPECTIVA
OPORTUNIDAD
COLABORACION

Cree su cuenta [1]
Obtenga mds informacidén sobre Coupa [2]

Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

UT Ingevalle Solger AMP 040 01 2021

N.I.T. 901506830-8

Cl 20 No. 83-31

Cali, VALLE DEL CAUCA
Atte: GERARDO ANIBAL ALZATE GRIJALBA
amp2002021@gmail.com

Numero de Orden 92940-6 No de Acuerdo Marco Fecha de Emision
06/07/22 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Comprador Mario Alberto Chacdn
Castro Ordenador del gasto Luz Fernandez Catillo  Supervisor Marcela
Manrique Castro Teléfono 3813000 Detalle de Entrega  Gravamenes
adicionales PRO PERSONAS MAYORES 2.0% UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS 1.1% PRO CULTURA ©.5% TOTAL 3.6% Justificacién
Adquirir la instalacién y puesta en funcionamiento de un sistema
fotovoltaico en las sedes de la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogotd D.C. - Lote 3 Capacidad 21 a 30 Kwp/h (5 Sedes)

Enviar a
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Bogota Bogota
Atte: Mario Alberto Chacén Castro
Facturar a
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
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mailto:amp2002021@gmail.com
mailto:machacon@alcaldiabogota.gov.co
https://colombiacompra.coupahost.com/csp_invitation_source/9eb20eb0cb8143b9b11b2ca287c78de8/create_supplier_account_via_email
https://supplier.coupa.com/
mailto:amp2002021@gmail.com

19/12/23, 19:03 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Carrera 8 No. 10-65
Bogota, Bogota
Atte: Mario Alberto Chacén Castro

LINEA

CDP
DESCRIPCION
CANT.
UNIDAD
PRECIO
TOTAL

1
2926
fvo01l--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21
a 30 Kwp/h - Region 6 - N/JA - N/A - N/A - N/JA - NA - NA - Und

5.0

Unidad
192.557.053,94
962.785.269,70

2
2926
fvool--IVA

1.0
Unidad
0,00
0,00

3
3423
fvo01l--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21
a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - NA - Und

2.5

Unidad
192.557.053,94
481.392.634,85

1.444.177.904,55 COP

[1]
https://colombiacompra.coupahost.com/csp_invitation_source/9eb20eb@cb8143b9bl1b2ca287c78de8/create_supplier_accou
nt_via_email

[2] https://supplier.coupa.com

Diego Andrés Pulido Gomez
Ingeniero de Diserio

SOLGER ® 3052757328

Energia limpia para la vida © ingenieria.diseno@solger.com.co
www.solger.com.co
© cCalle 58# 28B-23 Palmira, Colombia
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